Marcelo Cruz Borba

De: Marcelo Cruz Borba em nome de Pregao

Enviado em: segunda-feira, 25 de novembro de 2024 15:32

Para: pregoes@conespseguros.com.br

Cc: Pregao

Assunto: RES: QUESTIONAMENTOS - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR -

CONTRATAGAO DIRETA N° 90005/2024

Prezado Wender Arikawa Marcelino (Gestor de Contratos de Seguros - CONESP BRASIL
SEGUROS ASSESSORIA)

E CORRETORA DE SEGUROS,

Em resposta ao questionamento a seguir, referente ao EDITAL DE DISPENSA ELETRONICA
90005/2024, informamos que:

Do questionamento:
Poderia por gentileza nos informar Placa ou Chassi do veiculo referente ao Edital em anexo.

Resposta: Tendo em vista que o objeto se trata de veiculo de uso de Autoridade Publica,
por questdes de seguranca institucional deste drgao, ndo podemos fornecer as
informacdes solicitadas.

Contudo, encaminhamos a seguir as informacdes necessarias para a devida cotacao de
preco e participacao no procedimento de escolha por meio de dispensa eletronica.

Caracteristicas:

Veiculo: MITSUBISHI-PAJERO SPORT HPE-S 2.4 4X4 TB Automatica
Quantidade de passageiros: 7 Lugares

Combustivel: Diesel

Ano/Modelo: 2024

OKM: Nao

Tipo de Seguro: Novo

Tabela de Referéncia: FIPE (www.fipe.org.br) - 022185-6

Atenciosamente,




Marcelo Cruz Borba
Agente de Contratac¢ao Substituto

SUAG - Gabinete da Vice-Governadoria do Distrito Federal

De: Brenda de Castro Novaes

Enviada em: segunda-feira, 25 de novembro de 2024 13:18

Para: Pregdo <pregao.vgdf@buriti.df.gov.br>

Assunto: Enc: QUESTIONAMENTOS - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - CONTRATACAO DIRETA N2 90005/2024

De: CONESP BRASIL SEGUROS — DEPTO. DE LICITACOES & PARTICIPACOES EM PREGOES
<pregoes@conespseguros.com.br>

Enviado: quinta-feira, 21 de novembro de 2024 16:49

Para: Brenda de Castro Novaes

Cc: pregoes@conespseguros.com.br

Assunto: QUESTIONAMENTOS - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - CONTRATACAO DIRETA N2 90005/2024

Prezados, boa tarde!

Afim de participar da CONTRATACAO
DIRETA N° 90005/2024 que ocorrera em
26/11/2024, aguardamos o retorno dos
guestionamentos abaixo:

Poderia por gentileza nos informar Placa
ou Chassi do veiculo referente ao Edital
em anexo.



Atenciosamente,

Wender Arika

Gestor de Contr:

CONESP BRASIL SE(
E CORRETORA

Corretora autorizada
Fone: +55 1
& +5511 9

Visite o nossa page: f

N&o contém virus.www.avast.com



